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Pres Merqueo <pres@merqueo.com>

Re: Envio Anexo Graduacion y Calificacidon (relacion obligaciones) PRES -
MERQUEO S.A.S.

Facturas Andescol <facturas@andescol.net> 30 de agosto de 2023, 12:05
Para: Pres Merqueo <pres@merqueo.com>
Cc: Administracion AndesCol <admin@andescol.net>, Juan Carlos Aparicio <juan.aparicio@andescol.net>

Buenas tardes

Agradecemos el ajuste que se le realizo a nuestro estado de cuenta, y confirmamos que a la fecha el saldo que tiene
MERQUEO con la empresa es de 3.813.710.

Anexamos nuestro estado de cuenta a la fecha para su revision.

Cordialmente

Diana Carolina Nova Aguilar

Cel. (+57) 315 7177489

ANDES COL SAS

Cra. 59B BIS # 131A - 42
Tel. (+57) 601 288 3648
facturas@andescol.net

Bogota D.C., Colombia

De: Pres Merqueo <pres@merqueo.com>

Enviado el: miércoles, 30 de agosto de 2023 11:38 a. m.

Para: Facturas Andescol <facturas@andescol.net>

CC: Administracion AndesCol <admin@andescol.net>; Juan Carlos Aparicio <juan.aparicio@andescol.net>
Asunto: Re: Envio Anexo Graduacion y Calificacion (relacion obligaciones) PRES - MERQUEO S.A.S.

Estimado Acreedor,
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Hacemos referencia al Proceso de Recuperacion Empresarial - PRES adelantado por Merqueo S.A.S.

Como es de su conocimiento en dias pasados procedimos a dar respuesta a la inconformidad presentada por usted o la
entidad que usted representa en relaciéon con la deuda actualmente existente en cabeza de Merqueo S.A.S.

Sobre el particular, agradecemos revisar la respuesta previamente remitida por Merqueo, toda vez que la Compafiia se
encuentra en la etapa final de solucion de inconformidades, por lo que espera presentar la propuesta de pago a los
distintos acreedores en los proximos dias.

Agradecemos toda su ayuda y gestién sobre el particular.
Saludos,

Merqueo SAS

El mié, 16 ago 2023 a las 15:08, Pres Merqueo (<pres@merqueo.com>) escribio:

Estimado acreedor, una vez validada su solicitud con el area encargada le informamos que se incluy6 la factura
mencionada (No. 14788), actualizando la obligacién a un total de: 3.813.710.

Por lo anterior, agradecemos confirmar que no existe ninguna inconformidad adicional.
Saludos,

Merqueo S.A.S

El mié, 26 jul 2023 a las 13:08, Facturas Andescol (<facturas@andescol.net>) escribio:

Muy Buenos dias

De acuerdo a su solicitud, anexamos nuestro estado de cuenta el cual respecto a lo que nos enviaron tiene una
diferencia por $1.198.242 que corresponde a la factura No 14788 la cual fue pagada en el mes de mayo de 2.023
pero en su informe no aparece registrado aun.

Anexamos nuestro estado de cuenta a la fecha, y quedamos atentos a cualquier otro documento que requieran de
nuestra parte.

Cordialmente

Diana Carolina Nova Aguilar

Cel. (+57) 315 7177489
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ANDES COL SAS

Cra. 59B BIS # 131A - 42
Tel. (+57) 601 288 3648
facturas@andescol.net

Bogota D.C., Colombia

De: Pres Merqueo <pres@merqueo.com>

Enviado el: miércoles, 5 de julio de 2023 5:00 p. m.

Para: Pres Merqueo <pres@merqueo.com>

Asunto: Envio Anexo Graduacion y Calificacion (relacion obligaciones) PRES - MERQUEO S.A.S.

[El texto citado esta oculto]
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